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ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>

RES: Termo Aditivo - para assinatura - reajuste
11 mensagens

Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br> 15 de fevereiro de 2023 às 15:26
Para: ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>

Aline, bom dia.

 

Alguma posição quanto ao envio do aditivo com reajuste?

 

Atenciosamente,

​

JACQUELINE SOUZA

Contratos

Assessoria de Projetos

Tel.: (21) 2332-8611 / 2332-8612

Ramal: 2403 ou 2282

jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br

www.fundacaoprohemorio.com.br

Rua Frei Caneca, 8, Sala 334 - Centro - Rio de Janeiro

CEP: 20211-030

 

 

De: Jacqueline Souza
Enviada em: quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 11:56
Para: ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>
Cc: 'contratos.doc@vivario.org.br' <contratos.doc@vivario.org.br>; 'ricardo.goncalves@
fundacaoprohemorio.org.br' <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br>
Assunto: ENC: Termo Aditivo - para assinatura - reajuste

 

Aline, bom dia!

 

Diante de nosso compromisso com a transparência, informamos que a Fundarj realizará um reajuste no preço
contratual a partir de março de 2023.

 

O reajuste se faz necessário para manter o equilíbrio financeiro do contrato. Nossa grande parceria com nossos
fornecedores nos permitiu continuar com os custos atuais em alguns casos, entretanto, em outros não foi possível
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mantê-los ocasionando um aumento de custo mensal de R$ 3.433,57.

 

Em relação à folha de pagamento, tivemos dois dissídios, com base em acordos coletivos, sendo um na
competência de novembro de 2020 e o outro na de novembro de 2021, representando um aumento de R$
1.829,62 no custo mensal dessa categoria.

 

Dessa forma, por entendermos o cenário econômico e prezando pela parceria de longo prazo que pretendemos
manter, propomos um reajuste de 14,32% sobre o valor atual de R$ 40.901,22 passando para o novo valor de R$
46.757,78.

 

No anexo I consta o detalhamento de custos descrevendo a estimativa de custo anterior e atual e o acordo
coletivo.

 

Desde já, estamos à disposição para qualquer informação e/ou esclarecimento adicional.

 

Atenciosamente,

​

JACQUELINE SOUZA

Contratos

Assessoria de Projetos

Tel.: (21) 2332-8611 / 2332-8612

Ramal: 2403 ou 2282

jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br

www.fundacaoprohemorio.com.br

Rua Frei Caneca, 8, Sala 334 - Centro - Rio de Janeiro

CEP: 20211-030

 

 

 

De: ALINE ANA DE PAULA BRUNO [mailto:alinebruno@vivario.org.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 11:49
Para: Jacqueline Souza; Ricardo Gonçalves dos Santos
Cc: contratos.doc@vivario.org.br
Assunto: Termo Aditivo - para assinatura.

 

Prezados, bom dia!

 

Segue em anexo o 2º Termo Aditivo de  prestação de serviço de gerenciamento de laboratório, com serviço de apoio
diagnóstico em análises clínicas e patológicas, com fornecimento de equipamentos, insumos e
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profissionais - FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ) - Upa Conselheiro Paulino.

 

Pedimos, por gentileza, que o mesmo seja impresso, assinado em 03 (três) vias e rubricado em todas as páginas.

 

Se preferir, pode nos enviar em assinatura digital.

 

Os mesmos deverão ser entregues na Rua Alberto de Campos, nº 12 – Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-
030 - Setor de Contratos / AC Aline Bruno e Pedro Portela.

 

 

Att

 

--

Envio de notas fiscais e atestos: notaseatestos@vivario.org.br

Informações sobre pagamentos: financeiro@vivario.org.br

Comprovantes de pagamentos: tesouraria@vivario.org.br

 

Aline Bruno.

Telefone institucional/Setor de Contratos 21-97168-6487 (whatsApp).

Assistente Administrativo - Setor de Contratos

Viva Rio

 

ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br> 16 de fevereiro de 2023 às 09:34
Para: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>
Cc: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>, Thiago Lima de Oliveira
<thiagolima@vivario.org.br>

Jacqueline, bom dia

O reajuste está previsto em contrato e o último foi em fevereiro de 2022.
Contudo, pelo IPCA , que é o índice que utilizamos, o aumento é de 5,77% (o valor iria para R$ 43.262,99). O IGP-M
é até menor que isso (em 3,78%).

Para que possamos atender a porcentagem que está sendo solicitada, será necessário realizar formalmente um
reequilíbrio (não um reajuste), enviar uma planilha aberta que deverá ser analizada pela nossa Gestão e nosso
Departamento Jurídico, conforme Cláusula Oitava - Reajustamento.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br> 23 de fevereiro de 2023 às 12:46
Para: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>
Cc: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>, Thiago Lima de Oliveira
<thiagolima@vivario.org.br>

Jacqueline, boa tarde

Temos alguma devolutiva sobre nosso esclarecimento.

 À disposição para dúvidas.

Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br> 24 de fevereiro de 2023 às 10:21
Para: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>
Cc: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>, Thiago Lima de Oliveira
<thiagolima@vivario.org.br>

Jacqueline, bom dia

Solicitamos com urgência um retorno.

A disposição para dúvidas.

Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ricardo Gonçalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br> 24 de fevereiro de 2023 às
11:57

Para: ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>
Cc: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>, Gustavo Cruz de Almeida Mello
<gustavo.mello@fundacaoprohemorio.org.br>

Aline, bom dia!

 

Nosso Diretor Presidente concordou fecharmos no valor de R$ 43.262,99 .

 

Atenciosamente,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​

RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

Contratos

Assessoria de Projetos

Tel.: (21)2242-5090 ou 2507-1056

Ramais: 2403 ou 2282

ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br> 24 de fevereiro de 2023 às 13:14
Para: Ricardo Gonçalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br>
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Cc: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>, Gustavo Cruz de Almeida Mello
<gustavo.mello@fundacaoprohemorio.org.br>, Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>,
Thiago Lima de Oliveira <thiagolima@vivario.org.br>

Boa tarde.

Vamos refazer o Termo Aditivo, e tão logo, enviaremos para assinatura.

Agradecemos a parceria de sempre.

@Ana Maria de Oliveira Capellini e @Thiago Lima de Oliveira segue para ciência a solução da demanda.

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br> 7 de março de 2023 às 08:39
Para: Jacqueline Souza <jacqueline@fundacaoprohemorio.org.br>
Cc: Gustavo Cruz de Almeida Mello <gustavo.mello@fundacaoprohemorio.org.br>, Ricardo Gonçalves dos Santos
<ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br>

Prezados, bom dia!

 

Segue em anexo o 2º Termo Aditivo, conforme solicitado,  de  prestação de serviço de gerenciamento de laboratório,
com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas, com fornecimento de equipamentos, insumos e
profissionais - FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ) - Upa Conselheiro Paulino.

 

Pedimos, por gentileza, que o mesmo seja impresso, assinado em 03 (três) vias e rubricado em todas as páginas.

 

Se preferir, pode nos enviar em assinatura digital.

 

Os mesmos deverão ser entregues na Rua Alberto de Campos, nº 12 – Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-
030 - Setor de Contratos / AC Aline Bruno e Pedro Portela.

 

 

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2° TERMO ADITIVO 031-2020 (1).pdf
271K

Ricardo Gonçalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br> 7 de março de 2023 às 09:07
Para: ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>

Aline , bom dia!

 

Por gentileza, solicito que o endereço da FUNDARJ  seja alterado  para:

 

mailto:anamariacapellini@vivario.org.br
mailto:thiagolima@vivario.org.br
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Rua General Caldwell. Nº 266 – Centro – Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.230-194.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CNPJ  ATÉ  05-04-2023.pdf
432K

Ricardo Gonçalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br> 7 de março de 2023 às 09:12
Para: ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>

Aline,

 

O nº da identidade da Adarlette é – 01 14365-4  CRA-RJ

 

Atenciosamente,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​

RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

Contratos

Assessoria de Projetos

Tel.: (21)2242-5090 ou 2507-1056

Ramais: 2403 ou 2282

ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br

www.fundacaoprohemorio.com.br

Rua Frei Caneca, 8, Sala 334 - Centro - Rio de Janeiro

CEP: 20211-030

 

 

De: ALINE ANA DE PAULA BRUNO [mailto:alinebruno@vivario.org.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de março de 2023 08:40
Para: Jacqueline Souza
Cc: Gustavo Cruz de Almeida Mello; Ricardo Gonçalves dos Santos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br> 7 de março de 2023 às 09:20
Para: Ricardo Gonçalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br>

Ricardo, bom dia

Segue Termo Aditivo, com as alterações solicitadas.

Att
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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2° TERMO ADITIVO 031-2020 (1).pdf
273K

Ricardo Gonçalves dos Santos <ricardo.goncalves@fundacaoprohemorio.org.br> 7 de março de 2023 às 09:32
Para: ALINE ANA DE PAULA BRUNO <alinebruno@vivario.org.br>

Obrigado

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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